
 

 
 

23 Julai 2025 
23 July 2025 
P.U. (B) 277 

 

 
 

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN 
 

FEDERAL GOVERNMENT 
GAZETTE 

 

 
 

NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF 
PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN BERKENAAN 
DENGAN IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

YANG BERASAL ATAU DIEKSPORT DARI 
REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK INDONESIA 

 
PEMBETULAN 

 
 

NOTICE OF AFFIRMATIVE FINAL DETERMINATION 
OF AN ANTI-DUMPING DUTY INVESTIGATION WITH 

REGARD TO IMPORTS OF POLYETHYLENE 
TEREPHTHALATE ORIGINATING OR EXPORTED FROM 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 

 
CORRIGENDUM 

 
 

 
 

 
DISIARKAN OLEH/ 

PUBLISHED BY 
JABATAN PEGUAM NEGARA/  

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS 
 
 



P.U. (B) 277 

2 

AKTA DUTI TIMBAL BALAS DAN ANTI-LAMBAKAN 1993 
 

NOTIS PENENTUAN MUKTAMAD AFIRMATIF PENYIASATAN DUTI ANTI-LAMBAKAN 
BERKENAAN DENGAN IMPORT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE YANG BERASAL 

ATAU DIEKSPORT DARI REPUBLIK RAKYAT CHINA DAN REPUBLIK INDONESIA 
 

PEMBETULAN 
 
 

DALAM P.U. (B) 179 yang disiarkan pada 6 Mei 2025— 

 

(a) dalam Jadual Pertama, berhubung dengan negara “Republik Rakyat China”, 

dalam ruang “Margin Lambakan” bagi butiran “Lain-lain”, gantikan 

perkataan “11.47%” dengan perkataan “11.74%”; dan 

 

(b) dalam Jadual Kedua, berhubung dengan negara “Republik Rakyat China”, 

dalam ruang “Kadar Duti [Peratusan (%) daripada Nilai Kos, Insurans dan 

Tambang (KIT)]” bagi butiran “Lain-lain”, gantikan perkataan “11.47%” 

dengan perkataan “11.74%”. 

 
 
[MITI.S.600-2/2/32; PN(PU2)529/JLD.34] 

  



P.U. (B) 277 

3 

COUNTERVAILING AND ANTI-DUMPING DUTIES ACT 1993 
 

NOTICE OF AFFIRMATIVE FINAL DETERMINATION OF AN ANTI-DUMPING DUTY 
INVESTIGATION WITH REGARD TO IMPORTS OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

ORIGINATING OR EXPORTED FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND 
THE REPUBLIC OF INDONESIA 

 
CORRIGENDUM 

 
 
IN P.U. (B) 179 which was published on 6 May 2025— 

 

(a) in the First Schedule, in relation to the country of “the People’s Republic  

of China”, in column “Dumping Margin” for item “Others”, substitute  

for the words “11.47%” the words “11.74%”; and 

 

(b) in the Second Schedule, in relation to the country of “the People’s Republic 

of China”, in column “Rate of Duty [Percentage (%) of the Cost, Insurance 

and Freight (CIF) Value]” for item “Others”, substitute for the words 

“11.47%” the words “11.74%”. 

 
 
[MITI.S.600-2/2/32; PN(PU2)529/JLD.34] 

 

 

 


