WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

S FEDERAL GOVERNMENT
30Jun 2016 GAZETTE

30 June 2016
P.U. (A) 189

PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL
DARI NEGERI-NEGERI ASEAN) (TATANAMA TARIF
BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN
BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016

CUSTOMS DUTIES (GOODS OF ASEAN COUNTRIES ORIGIN)
(ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE AND
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT)
(AMENDMENT) (NO. 3) ORDER 2016

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

AKTA KASTAM 1967

PERINTAH DUTI KASTAM (BARANG-BARANG BERASAL DARI NEGERI-NEGERI ASEAN)
(TATANAMA TARIF BERHARMONIS ASEAN DAN PERJANJIAN PERDAGANGAN
BARANGAN ASEAN) (PINDAAN) (NO. 3) 2016

PADA  menjalankan  kuasa yang  diberikan oleh  subseksyen 11(1)
Akta Kastam 1967 [Akta 235], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Duti Kastam
(Barang-Barang Berasal dari Negeri-Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis

ASEAN dan Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN) (Pindaan) (No. 3) 2016.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2016.

Pindaan Jadual Kedua
2. Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal dari Negeri-Negeri ASEAN)
(Tatanama Tarif =~ Berharmonis ASEAN dan Perjanjian Perdagangan

Barangan ASEAN) 2012 [P. U. (A) 277/2012] dipinda dalam Jadual Kedua—

(a)  berhubung dengan subkepala 3707.90.10 00 dan 3707.90.90 00, dalam
ruang (5), dengan menggantikan perkataan “20%” dengan

perkataan “16%”;

(b)  dengan memasukkan selepas subkepala 8409.91.19 10 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.1920 | ----- Multi component
integrated circuits kg 22% Nil 0%”";
(MCOs)
2

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(c) dengan memasukkan selepas subkepala 8409.91.29 10 dan butir-butir yang
berhubungan dengannya butiran yang berikut:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.2920 | ----- Multi component
integrated circuits kg 22% Nil 0%”;
(MCOs)
(d) dengan menggantikan subkepala 8409.91.39 00 dan butir-butir yang
berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.39 - - - - Other:
8409.91.3910 | ----- Multi component
integrated circuits kg 22% Nil 0%
(MCOs)
8409.91.3990 | ----- Other kg 30% Nil 0%";
(e) dengan menggantikan subkepala 8409.91.49 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.49 - - - - Other:
8409.91.4910 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.91.4990 | ----- Other kg 5% Nil 0%”;
3




P.U. (A) 189

(f) dengan menggantikan subkepala 8409.91.59 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.91.59 | ----- Other:
8409915910 |------ Multi component

integrated circuits kg Nil Nil 0%

(MCOs)
8409.91.5990 | ------ Other kg 5% Nil 0%”;

(9) dengan menggantikan subkepala 8409.91.69 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.91.69 | ----- Other:
8409.91.6910 | ------ Multi component

integrated circuits kg Nil Nil 0%

(MCOs)
8409.91.6990 | ------ Other kg 5% Nil 0%”;

(h)  dengan memasukkan selepas subkepala 8409.91.79 10 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.7920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%”;
(MCOs)
4

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 189

(i) dengan memasukkan selepas subkepala 8409.99.19 10 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.1920 | -~~~ Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)

() dengan memasukkan selepas subkepala 8409.99.29 10 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.2920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)

(k)  dengan menggantikan subkepala 8409.99.39 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.39 - - - - Other:
8409.99.3910 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.99.3990 | ----- Other kg 5% Nil 0%";
5

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 189

(1) dengan menggantikan subkepala 8409.99.49 00 dan butir-butir yang
berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
“8409.99.49 - - - - Other:
8409.99.4910 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.99.4990 | ----- Other kg 504 Nil 0%";
(m) dengan menggantikan subkepala 8409.99.59 00 dan butir-butir yang
berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.59 | ----- Other
8409.99.5910 | ------ Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.99.5990 | ------ Other kg 5% Nil 0%”;
(n)  dengan menggantikan subkepala 8409.99.69 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.99.69 | ----- Other
8409.99.6910 | ------ Multi component

integrated circuits kg Nil Nil 0%

(MCOs)
8409.99.6990 | ------ Other kg 5% Nil 0%";

6




(o)

(p)

(@)

(r)

)

t)

(W

v)

P.U. (A) 189

dengan memasukkan selepas subkepala 8409.99.79 10 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.7920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)

berhubung dengan subkepala 8419.50.10 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “25%” dengan perkataan “20%";

berhubung dengan subkepala 8486.20.42 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “10%” dengan perkataan “0%”";

berhubung dengan subkepala 8518.30.10 00 dan 8518.30.20 00, dalam

ruang (5), dengan menggantikan perkataan “5%” dengan perkataan “0%”;

berhubung dengan subkepala 8519.81.30 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “10%” dengan perkataan “7%”;

berhubung dengan subkepala 8519.81.91 12, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “5%” dengan perkataan “0%”;

berhubung dengan subkepala 8519.81.91 21 dan 8519.81.99 19, dalam

ruang (5), dengan menggantikan perkataan “10%” dengan perkataan “7%”;

berhubung dengan subkepala 8519.89.12 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “5%” dengan perkataan “0%";

berhubung dengan subkepala 8519.89.90 30, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “10%” dengan perkataan “7%";

7

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




&Y,

o)

2

(aa)

(ab)

(ac)

(ad)

P.U. (A) 189

berhubung dengan subkepala 8527.13.90 00, 8527.19.19 00 dan
8527.19.99 00, dalam ruang (5), dengan menggantikan perkataan “20%”

dengan perkataan “15%”;

dengan menggantikan subkepala 8527.21.00 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY

Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8527.21.00 - - Combined with sound
recording or
reproducing apparatus:

8527.21.00 10 - - - Capable of receiving
and decoding digital
radio data system u 15% Nil 0%
signals

8527.21.0090 | - - - Other u 20% Nil 0%”;

berhubung dengan subkepala 8527.29.00 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “20%” dengan perkataan “15%”;

berhubung dengan subkepala 8527.91.90 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “20%” dengan perkataan “11%”";

berhubung dengan subkepala 8527.92.91 00 dan 8527.99.91 00, dalam
ruang (5), dengan menggantikan perkataan “20%” dengan

perkataan “15%”;

berhubung dengan subkepala 8528.49.10 00 dan 8528.49.20 00, dalam
ruang (5), dengan menggantikan perkataan “25%” dengan

perkataan “18%”;

berhubung dengan subkepala 8528.71.11 00 dan 8528.71.91 00, dalam
ruang (5), dengan menggantikan perkataan “30%” dengan

perkataan “22%";

8

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(ae) berhubung dengan subkepala 8529.10.30 10, 8529.10.30 20,
8529.10.40 10, 8529.10.40 20, 8529.10.60 10, 8529.10.60 20,
8529.10.92 10, 8529.10.92 20, 8529.90.51 10, 8529.90.53 10,
8529.90.54 00 dan 8529.90.91 00, dalam ruang (5), dengan menggantikan

perkataan “5%” dengan perkataan “0%";

(af) berhubung dengan subkepala 8536.30.10 00, 8536.30.90 10,
8536.30.90 90, 8536.50.33 00, 8536.50.40 00, 8536.50.51 00,
8536.50.61 00 dan 8536.50.99 20, dalam ruang (5), dengan menggantikan

perkataan “15%” dengan perkataan “13%";

(ag) dengan menggantikan subkepala 8539.39.30 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
6) 2) (3) (4) G | 6 |
“8539.39.30 - - - Other fluorescent cold
cathode types:

8539.39.3010 | - --- Cold-cathode

fluorescent

lamps(CCFLs) for

backlighting of flat u 12% Nil 0%

panel displays
8539.39.3090 | ---- Other u 15% Nil 0%";

9

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 189

(ah) dengan menggantikan subkepala 9008.90.90 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) ()

“9008.90.90 - - Other:
9008.90.90 10 | - - - Multi component

integrated circuits kg 0% Nil 0%

(MCOs)
9008.90.9090 | - - - Other kg 5% Nil 0%";

(ai)  berhubung dengan subkepala 9010.50.10 00 dan 9010.50.90 90, dalam
ruang (5), dengan menggantikan perkataan “20%” dengan

perkataan “17%”";

(aj)  berhubung dengan subkepala 9014.10.00 00, 9014.20.00 00, 9014.80.10 90
dan 9014.80.90 00, dalam ruang (5), dengan menggantikan perkataan “5%”

dengan perkataan “0%";

(ak) berhubung dengan subkepala 9024.80.10 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “5%” dengan perkataan “0%”";

(al)  berhubung dengan subkepala 9028.90.10 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “25%” dengan perkataan “21%”"; dan

10

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



(am) dengan menggantikan perkataan 9504.30.10 00 dan butir-butir yang

berhubungan dengannya dengan butiran yang berikut:

P.U. (A) 189

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“9504.30.10 - - Pintable or slot machine:
9504.30.10 10 | - - - Having a chance that

immediately return a

monetary award u 30% Nil 0%
9504.30.1090 | - - - Other u 26% Nil 0%”.

Dibuat 27 Jun 2016

[SULIT KE.HT(96)669,/12-3 Klt.6 Sk.2; Perb.(C)0.401/1(S].1)JLD.3; PN(PU2)338/XXXIX]

DATO’ SERI HAJI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua

[Akan dibentangkan di Dewan Rakyat menurut subseksyen 11(2) Akta Kastam 1967

11

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

CUSTOMS ACT 1967

CUSTOMS DUTIES (GOODS OF ASEAN COUNTRIES ORIGIN) (ASEAN HARMONISED
TARIFF NOMENCLATURE AND ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT) (AMENDMENT)
(NO. 3) ORDER 2016

IN exercise of the powers conferred by subsection 11(1) of the

Customs Act 1967 [Act 235], the Minister makes the following order:

Citation and commencement

1. (1) This order may be «cited as the Customs Duties
(Goods of ASEAN Countries Origin) (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature and
ASEAN Trade In Goods Agreement) (Amendment) (No. 3) Order 2016.

(2) This Order comes into operation on 1 July 2016.

Amendment of Second Schedule

2. The Customs Duties (Goods of ASEAN Countries Origin) (ASEAN Harmonised
Tariff Nomenclature and ASEAN Trade in Goods Agreement)
Order 2012 [P.U. (A) 277/2012] is amended in the Second Schedule—

(a)  inrelation to subheadings 3707.90.10 00 and 3707.90.90 00, in column (5),
by substituting for the words “20%” the words “16%”;

(b) Dby inserting after subheading 8409.91.19 10 and the particulars relating to

it the following item:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.1920 | ----- Multi component
integrated circuits kg 22% Nil 0%”";
(MCOs)
12

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(c) by inserting after subheading 8409.91.29 10 and the particulars relating to

it the following item:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) 3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.2920 | ----- Multi component
integrated circuits kg 22% Nil 0%”";
(MCOs)

(d) by substituting for subheading 8409.91.39 00 and the particulars relating

to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.91.39 - - - - Other:
8409913910 | ----- Multi component

integrated circuits kg 22% Nil 0%

(MCOs)
8409.91.3990 | ----- Other kg 30% Nil 0%";

(e) by substituting for subheading 8409.91.49 00 and the particulars relating

to it the following items:

Heading Subheading Description Unit of RATE OF DUTY
(D (2) 3 Quantity | Import | Export | ATIGA
4) (5) (6) (7)

“8409.91.49 - --- Other:

8409914910 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)

8409.91.4990 | -- --- Other kg 5% Nil 0%”;

13

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 189

(f) by substituting for subheading 8409.91.59 00 and the particulars relating

to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.91.59 | ----- Other
8409915910 |------ Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.91.5990 | ------ Other kg 5% Nil 0%";
(g) by substituting for subheading 8409.91.69 00 and the particulars relating
to it the following items:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
“8409.91.69 | ----- Other
8409.91.6910 | ------ Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.91.6990 | ------ Other kg 5% Nil 0%”:
(h) by inserting after subheading 8409.91.79 10 and the particulars relating to
it the following item:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) ()
“8409.91.7920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%”;
(MCOs)
14

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(i) by inserting after subheading 8409.99.19 10 and the particulars relating to
it the following item:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.1920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)
() by inserting after subheading 8409.99.29 10 and the particulars relating to
it the following item:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.2920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)
(k) by substituting for subheading 8409.99.39 00 and the particulars relating

to it the following items:

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.99.39 - - - - Other:
8409.99.3910 | ----- Multi component

integrated circuits kg Nil Nil 0%

(MCOs)
8409.99.3990 | ----- Other kg 5% Nil 0%";

15




P.U. (A) 189

(1) by substituting for subheading 8409.99.49 00 and the particulars relating
to it the following items:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.49 - - - - Other:
8409.99.4910 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.99.4990 | ----- Other kg 5% Nil 0%”;
(m) by substituting for subheading 8409.99.59 00 and the particulars relating
to it the following items:
Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)
“8409.99.59 | ----- Other
8409.99.5910 | ------ Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%
(MCOs)
8409.99.5990 | ------ Other kg 5% Nil 0%”;
(n) by substituting for subheading 8409.99.69 00 and the particulars relating

to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

“8409.99.69 | ----- Other
8409.99.6910 | ------ Multi component

integrated circuits kg Nil Nil 0%

(MCOs)
8409.99.6990 | ------ Other kg 5% Nil 0%";

16

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




(o)

(p)

(q)

(r)

)

)

(v

v)

P.U. (A) 189

by inserting after subheading 8409.99.79 10 and the particulars relating to

it the following item:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“8409.99.7920 | ----- Multi component
integrated circuits kg Nil Nil 0%";
(MCOs)

in relation to subheading 8419.50.10 00, in column (5), by substituting for
the words “25%” the words “20%”";

in relation to subheading 8486.20.42 00, in column (5), by substituting for
the words “10%” the words “0%”;

in relation to subheadings 8518.30.10 00 and 8518.30.20 00, in column (5),
by substituting for the words “5%” the words “0%";

in relation to subheading 8519.81.30 00, in column (5), by substituting for
the words “10%” the words “7%”";

in relation to subheading 8519.81.91 12, in column (5), by substituting for
the words “5%” the words “0%”;

in relation to subheadings 8519.81.91 21 and 8519.81.99 19, in column (5),
by substituting for the words “10%” the words “7%”";

in relation to subheading 8519.89.12 00, in column (5), by substituting for
the words “5%” the words “0%”";

in relation to subheading 8519.89.90 30, in column (5), by substituting for

the words “10%” the words “7%”;

17

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




v)

(2

(aa)

(ab)

(ac)

(ad)

in relation to

words “15%”;

subheadings

8527.13.90 00,

8527.19.19 00 and
8527.19.99 00, in column (5), by substituting for the words “20%” the

P.U. (A) 189

by substituting for subheading 8527.21.00 00 and the particulars relating

to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
&) ) 3) 4) 5 | (6 | @
“8527.21.00 - Combined with sound
recording or
reproducing apparatus:
8527.21.00 10 - Capable of receiving
and decoding digital
radio data system u 15% Nil 0%
signals
8527.21.00 90 - - Other u 20% Nil 0%”";

in relation to subheading 8527.29.00 00, in column (5), by substituting for

the words “20%” the words “15%";

in relation to subheading 8527.91.90 00, in column (5), by substituting for

the words “20%” the words “11%";

in relation to subheadings 8527.92.91 00 and 8527.99.91 00, in column (5),

by substituting for the words “20%” the words “15%”;

in relation to subheadings 8528.49.10 00 and 8528.49.20 00, in column (5),

by substituting for the words “25%” the words “18%”";

in relation to subheadings 8528.71.11 00 and 8528.71.91 00, in column (5),

by substituting for the words “30%” the words “22%”";

18

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(ae) in relation to subheadings 8529.10.30 10, 8529.10.30 20, 8529.10.40 10,
8529.10.40 20, 8529.10.60 10, 8529.10.60 20, 8529.10.92 10,
8529.10.92 20, 8529.90.51 10, 8529.90.53 10, 8529.90.54 00 and
8529.90.91 00, in column (5), by substituting for the words “5%” the

words “0%";

(af) in relation to subheadings 8536.30.10 00, 8536.30.90 10, 8536.30.90 90,
8536.50.33 00, 8536.50.40 00, 8536.50.51 00, 8536.50.61 00 and
8536.50.99 20, in column (5), by substituting for the words “15%” the

words “13%”;

(ag) Dby substituting for subheading 8539.39.30 00 and the particulars relating

to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
6) 2) (3) (4) G | 6 |
“8539.39.30 - - - Other fluorescent cold
cathode types:

8539.39.3010 | - --- Cold-cathode

fluorescent

lamps(CCFLs) for

backlighting of flat u 12% Nil 0%

panel displays
8539.39.3090 | ---- Other u 15% Nil 0%";

19

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



(ah) Dby substituting for subheading 9008.90.90 00 and the particulars relating

to it the following items:

P.U. (A) 189

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)

“9008.90.90 - - Other:
9008.90.90 10 | - - - Multi component

integrated circuits kg 0% Nil 0%

(MCOs)
9008.90.9090 | - - - Other kg 5% Nil 0%";

(ai) inrelation to subheadings 9010.50.10 00 and 9010.50.90 90, in column (5),

by substituting for the words “20%” the words “17%”";

(aj) in relation to subheadings 9014.10.00 00, 9014.20.00 00, 9014.80.10 90
and 9014.80.90 00, in column (5), by substituting for the words “5%”

the words “0%”;

(ak) in relation to subheading 9024.80.10 00, in column (5), by substituting for

the words “5%” the words “0%”;

(al)  in relation to subheading 9028.90.10 00, in column (5), by substituting for

the words “25%” the words “21%”; and

20

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 189

(am) Dby substituting for subheading 9504.30.10 00 and the particulars relating
to it the following items:

Unit of RATE OF DUTY
Heading Subheading Description Quantity | Import | Export | ATIGA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
“9504.30.10 - - Pintable or slot machine:
9504.30.10 10 - - Having a chance that
immediately return a
monetary award u 30% Nil 0%
9504.30.1090 | - - - Other u 26% Nil 0%”.

Made 27 June 2016

[SULIT KE.HT(96)669,/12-3 Klt.6 Sk.2; Perb.(C)0.401/1(S].1)JLD.3; PN(PU2)338/XXXIX]

DATO’ SERI HAJI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH

Second Minister of Finance

[To be laid before the Dewan Rakyat pursuant to subsection 11(2) of the Customs Act 1967]

21

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




