12 April 2017
12 April 2017
P.U.(A) 118

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE

PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2017

CUSTOMS DUTIES (AMENDMENT) (NO. 2) ORDER 2017

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 118

AKTA KASTAM 1967

PERINTAH DUTI KASTAM (PINDAAN) (NO. 2) 2017

PADA  menjalankan  kuasa  yang  diberikan  oleh  subseksyen  11(1)
Akta Kastam 1967 [Akta 235], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Duti Kastam
(Pindaan) (No. 2) 2017.

(2) Perintah ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 April 2017.

Pindaan Jadual Pertama

2. Perintah Duti Kastam 2017 [P.U. (A) 5/2017] dipinda dalam Jadual Pertama—
(a) berhubung dengan subkepala 7204.10.00 00, 7204.29.00 00, 7204.30.00 00,
7204.41.00 00 dan 7204.49.00 00, dalam ruang (6), dengan menggantikan

perkataan “10%” dengan perkataan “0%”; dan

(b) berhubung dengan subkepala 8527.91.90 00, dalam ruang (5), dengan

menggantikan perkataan “15%” dengan perkataan “11%”.

Dibuat 11 April 2017
[SULIT KE.HT(96)669/12-3 Klt.6 Sk.14; Perb. 0.9060/18(S]22) JLD.3; PN(PU2)338/XLVI]

DATUK SERI JOHARI BIN ABDUL GHANI
Menteri Kewangan Kedua

[Akan dibentangkan di Dewan Rakyat menurut subseksyen 11(2) Akta Kastam 1967

2

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 118

CUSTOMS ACT 1967

CUSTOMS DUTIES (AMENDMENT) (NO. 2) ORDER 2017

IN exercise of the powers conferred by subsection 11(1) of the

Customs Act 1967 [Act 235], the Minister makes the following order:

Citation and commencement
1. (1) This order may be cited as the Customs Duties (Amendment)
(No. 2) Order 2017.

(2) This Order is deemed to have come into operation on 1 April 2017.
Amendment of First Schedule
2. The Customs Duties Order 2017 [P.U. (A) 5/2017] is amended in the
First Schedule—
(a) in relation to subheadings 7204.10.00 00, 7204.29.00 00, 7204.30.00 00,
7204.41.00 00 and 7204.49.00 00, in column (6), by substituting for

the words “10%"” the words “0%”; and

(b) inrelation to subheading 8527.91.90 00, in column (5), by substituting for the
words “15%” the words “11%".

Made 11 April 2017
[SULIT KE.HT(96)669/12-3 Klt.6 Sk.14; Perb. 0.9060/18(S]22) JLD.3; PN(PU2)338/XLVI]

DATUK SERIJOHARI BIN ABDUL GHANI
Second Minister of Finance

[To be laid before the Dewan Rakyat under subsection 11(2) of the Customs Act 1967]

3

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



