23 Mac 2021
23 March 2021
P.U. (A) 126

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG
SIMPANAN PEKERJA (INSTITUSI PENGURUSAN DANA)

(PINDAAN) 2021

EMPLOYEES PROVIDENT FUND (FUND MANAGEMENT
INSTITUTION) (AMENDMENT) REGULATIONS 2021

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia




P.U. (A) 126

AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 1991
PERATURAN-PERATURAN KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
(INSTITUSI PENGURUSAN DANA) (PINDAAN) 2021

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 71
Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [Akta 452], Menteri, atas syor Lembaga,

membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Institusi Pengurusan Dana) (Pindaan) 2021.
(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Mei 2021.

Pindaan Jadual

2.  Peraturan-Peraturan = Kumpulan @ Wang Simpanan Pekerja  (Institusi

Pengurusan Dana) 2016 [P.U. (A) 381/2016] dipinda dalam Jadual, dalam perenggan 1—

(a) dalam subperenggan (a)—

(i) dalam butiran (i), dengan menggantikan perkataan “0.0625 peratus”

dengan perkataan “0.125 peratus”; dan

(ii) dalam butiran (ii), dengan menggantikan perkataan “0.0625%”
dengan perkataan “0.125%”; dan

(b) dalam subperenggan (b)—

(i) dalam butiran (i), dengan menggantikan perkataan “0.125 peratus”

dengan perkataan “0.25 peratus”; dan

(ii) dalam butiran (ii), dengan menggantikan perkataan “0.125%"

dengan perkataan “0.25%”".
2

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 126

Dibuat 18 Mac 2021
[MOF.SID(R)700-1/1/16 J1d. 3 (SK 1)(7); PN(PU2)498/]1d. 17]

TENGKU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGKU ABDUL AZIZ
Menteri Kewangan

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 126

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACT 1991
EMPLOYEES PROVIDENT FUND (FUND MANAGEMENT INSTITUTION)
(AMENDMENT) REGULATIONS 2021
IN exercise of the powers conferred by section 71 of the
Employees Provident Fund Act 1991 [Act 452], the Minister, on the recommendation of

the Board, makes the following regulations:

Citation and commencement
1. (1) These regulations may be cited as the Employees Provident Fund
(Fund Management Institution) (Amendment) Regulations 2021.

(2) These Regulations come into operation on 1 May 2021.
Amendment of Schedule
2. The Employees Provident Fund (Fund Management Institution) Regulations 2016
[P.U. (A) 381/2016] are amended in the Schedule, in paragraph 1—

(a) insubparagraph (a)—

(i) in item (i), by substituting for the words “0.0625 percent” the words
“0.125 percent”; and

(ii) in item (ii), by substituting for the words “0.0625%” the words
“0.125%”; and

(b) in subparagraph (b)—

(i) in item (i), by substituting for the words “0.125 percent” the words
“0.25 percent”; and

(ii) initem (ii), by substituting for the words “0.125%" the words “0.25%".

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



P.U. (A) 126

Made 18 March 2021
[MOF.SID(R)700-1/1/16 J1d. 3 (SK 1)(7); PN(PU2)498/]1d. 17]

TENGKU DATUK SERI UTAMA ZAFRUL BIN TENGKU ABDUL AZIZ
Minister of Finance

Copyright of the Attorney General's Chambers of Malaysia



